
SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BEYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,783 179,440 2 4 4 19 91

SAY 193,421 232,900 4 7 65 375 853

EA 252,269 204,090 1 3 9 50 91

Katılımlar: 5 11 69 412 1185

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,63 54

TYT Sosyal 20 9 5 7,35 37

TYT Matematik 40 12 4 11,21 28

TYT Fen 20 6 3 4,70 24

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,10 3,30 1,25

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 6,90 5,23 1,57

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,00 2,41 0,81

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,25 1,23 0,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 26,00 65 15,25 12,16 4,08

Matematik-2 40 5 3 4,25 11 6,75 9,41 12,17

Toplam: 280 84 34 75,14 27 72,09 74,09 68,51

Edebiyat-Sosyal-1 BdDACEEBcAAbEBCE DAECBD BEcAabC DDAeAEa 

Cevap Anahtarı B BCDACEEBBAAEEBCEDDAECBDBBEDABCCEDDADAEBB

Matematik Cd    AbD C      b      E               

Cevap Anahtarı B CADBCAACDACEADCDDCCCAEDBEDCCACECDDDCEBDE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
MAKALE 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 3 3 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 2 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 2 0 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 9 1 0 11
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 5 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 10 1 1 10
Dairenin Çevresi ve Alanı 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE NAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 162,496 179,440 5 9 15 331 656

SAY 228,626 232,900 2 5 58 249 538

EA 183,352 204,090 5 10 66 340 828

Katılımlar: 5 11 69 412 1185

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,63 54

TYT Sosyal 20 9 5 7,35 37

TYT Matematik 40 12 4 11,21 28

TYT Fen 20 6 3 4,70 24

Matematik-2 40 10 4 9,00 23 6,75 9,41 12,17

Fizik 14 4 3 3,25 23 0,50 1,68 2,14

Kimya 13 2 3 1,25 10 0,50 0,95 2,29

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 3,40 3,11 1,96

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 4,40 5,75 6,39

Toplam: 280 72 40 61,64 22 72,09 74,09 68,51

Matematik   B  C CE CAeA C  D  a    C  b         d

Cevap Anahtarı A DCBAACACEDCADADCCCDCEDBACECDACCEDDCDDEEB

Fen Bilimleri A  B   eCA  da  ABb  a a   caD edEeCdDaE

Cevap Anahtarı A ADDBBDABCABACBEBABCAADAECEBEBDDABEDCADEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 0 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 9 2 1 22
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 5 2 2 40
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 10 2 0 20
Dairenin Çevresi ve Alanı 5 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 2 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 2 2 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 0 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemdeki organları ve görevlerini tanır. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
EREN COŞKUN 116   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,843 179,440 3 5 5 40 165

SAY 221,356 232,900 3 6 61 265 589

EA 232,004 204,090 3 7 26 123 254

Katılımlar: 5 11 69 412 1185

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,63 54

TYT Sosyal 20 9 5 7,35 37

TYT Matematik 40 12 4 11,21 28

TYT Fen 20 6 3 4,70 24

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,10 3,30 1,25

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 6,90 5,23 1,57

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,00 2,41 0,81

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,25 1,23 0,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 6 18,50 46 15,25 12,16 4,08

Matematik-2 40 7 6 5,50 14 6,75 9,41 12,17

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,50 1,68 2,14

Kimya 13 2 6 0,50 4 0,50 0,95 2,29

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,40 3,11 1,96

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 4,40 5,75 6,39

Toplam: 280 89 48 76,64 27 72,09 74,09 68,51

Edebiyat-Sosyal-1 BCDACEEBBA dEaC eD ECB Bad AdCC         

Cevap Anahtarı B BCDACEEBBAAEEBCEDDAECBDBBEDABCCEDDADAEBB

Matematik CA    Ab cCEb b ca  A      C            

Cevap Anahtarı B CADBCAACDACEADCDDCCCAEDBEDCCACECDDDCEBDE

Fen Bilimleri          bc d   dd  d cbcBCdDcaDABEdECDA

Cevap Anahtarı B DDABABDABCABBCBAEBACEADAEBCBDEDDABEEECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
MAKALE 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 3 2 0 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 2 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 0 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 2 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 9 1 1 11
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 5 2 0 40
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 10 1 2 10
Dairenin Çevresi ve Alanı 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 2 0 2 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 2 1 1 50
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemdeki organları ve görevlerini tanır. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN BURAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,433 179,440 4 7 10 103 329

SAY 233,896 232,900 1 4 56 234 499

EA 209,927 204,090 4 8 53 234 535

Katılımlar: 5 11 69 412 1185

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,63 54

TYT Sosyal 20 9 5 7,35 37

TYT Matematik 40 12 4 11,21 28

TYT Fen 20 6 3 4,70 24

Türkçe 6 4 1 3,75 63 4,10 3,30 1,25

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 6,90 5,23 1,57

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,00 2,41 0,81

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,25 1,23 0,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 3 6,25 16 15,25 12,16 4,08

Matematik-2 40 16 18 11,50 29 6,75 9,41 12,17

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,50 1,68 2,14

Kimya 13 2 5 0,75 6 0,50 0,95 2,29

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,40 3,11 1,96

Fen Bilimleri 40 11 18 6,50 16 4,40 5,75 6,39

Toplam: 280 85 62 69,14 25 72,09 74,09 68,51

Edebiyat-Sosyal-1 CbBDE B  a   BE d                       

Cevap Anahtarı A CABDECBEAEBACBEDAEDCBEBDDBECCAEBDDDABABE

Matematik DCeAcad EDCAb eCC DaEbBACE a Cbdace bdde

Cevap Anahtarı A DCBAACACEDCADADCCCDCEDBACECDACCEDDCDDEEB

Fen Bilimleri cDbe  b dbeAd  dAeCbe  c   EB DAcceCbDEa

Cevap Anahtarı A ADDBBDABCABACBEBABCAADAECEBEBDDABEDCADEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
MAKALE 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 3 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 3 1 75
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 2 25
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 9 5 3 56
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 5 2 1 40
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 10 4 4 40
Dairenin Çevresi ve Alanı 5 0 5 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Çözünürlük 1 1 0 100
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 2 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 2 1 0 50
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemdeki organları ve görevlerini tanır. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,333 179,440 1 2 2 12 75

SAY 191,306 232,900 5 9 67 380 889

EA 248,807 204,090 2 4 13 63 109

Katılımlar: 5 11 69 412 1185

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,63 54

TYT Sosyal 20 9 5 7,35 37

TYT Matematik 40 12 4 11,21 28

TYT Fen 20 6 3 4,70 24

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,10 3,30 1,25

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 6,90 5,23 1,57

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,00 2,41 0,81

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,25 1,23 0,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 10 25,50 64 15,25 12,16 4,08

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,20 0,43 0,29

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,40 0,77 0,59

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,18 0,25

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,20 0,52 0,46

Sosyal-2 40 4 0 4,00 10 0,80 1,89 1,79

Matematik-2 40 4 2 3,50 9 6,75 9,41 12,17

Toplam: 280 87 35 77,89 28 72,09 74,09 68,51

Edebiyat-Sosyal-1 BCDACEEBB AEEcaceDeECBeecaDABCCEDD DAEBa

Cevap Anahtarı B BCDACEEBBAAEEBCEDDAECBDBBEDABCCEDDADAEBB

Sosyal-2    B           B     C               A  

Cevap Anahtarı B DBABEDACABCAECDBADDDCCDDACABCCBEDACBBACE

Matematik Cd  C A                 E b             

Cevap Anahtarı B CADBCAACDACEADCDDCCCAEDBEDCCACECDDDCEBDE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
MAKALE 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 3 3 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 2 1 67
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 2 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 0 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 9 2 1 22
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 5 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 10 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 183,856 179,440 3 6 9 100 319

SAY 234,561 232,900 3 3 55 231 488

EA 185,674 204,090 5 9 65 333 811

Katılımlar: 6 11 69 412 1185

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,63 54

TYT Sosyal 20 9 5 7,35 37

TYT Matematik 40 12 4 11,21 28

TYT Fen 20 6 3 4,70 24

Türkçe 6 0 0 0,00 0 2,62 3,30 1,25

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 3,83 5,23 1,57

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,92 2,41 0,81

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,21 1,23 0,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 0,75 2 9,58 12,16 4,08

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,62 0,43 0,29

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 1,08 0,77 0,59

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,33 0,18 0,25

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,79 0,52 0,46

Sosyal-2 40 7 2 6,50 16 2,79 1,89 1,79

Matematik-2 40 9 0 9,00 23 11,62 9,41 12,17

Fizik 14 3 1 2,75 20 2,67 1,68 2,14

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,33 0,95 2,29

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 2,88 3,11 1,96

Fen Bilimleri 40 10 2 9,50 24 6,88 5,75 6,39

Toplam: 280 78 28 70,64 25 75,76 74,09 68,51

Edebiyat-Sosyal-1             E                    b      

Cevap Anahtarı B BCDACEEBBAAEEBCEDDAECBDBBEDABCCEDDADAEBB

Sosyal-2              CD AD  dC           d B  C 

Cevap Anahtarı B DBABEDACABCAECDBADDDCCDDACABCCBEDACBBACE

Matematik  A  C    ACE    DC   E     C            

Cevap Anahtarı B CADBCAACDACEADCDDCCCAEDBEDCCACECDDDCEBDE

Fen Bilimleri   AB   b  A                B  DD d E CDA

Cevap Anahtarı B DDABABDABCABBCBAEBACEADAEBCBDEDDABEEECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
MAKALE 1 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 3 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 1 0 25
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 9 1 0 11
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 5 2 0 40
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 10 4 0 40
Dairenin Çevresi ve Alanı 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BARUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,318 179,440 1 1 1 11 55

SAY 192,716 232,900 4 8 66 378 873

EA 241,532 204,090 3 5 20 86 158

Katılımlar: 6 11 69 412 1185

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,63 54

TYT Sosyal 20 9 5 7,35 37

TYT Matematik 40 12 4 11,21 28

TYT Fen 20 6 3 4,70 24

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,62 3,30 1,25

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 3,83 5,23 1,57

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 1,92 2,41 0,81

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,21 1,23 0,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 9,58 12,16 4,08

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 0,62 0,43 0,29

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 1,08 0,77 0,59

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,33 0,18 0,25

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,02 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,79 0,52 0,46

Sosyal-2 40 11 4 10,00 25 2,79 1,89 1,79

Matematik-2 40 4 0 4,00 10 11,62 9,41 12,17

Toplam: 280 91 36 81,64 29 75,76 74,09 68,51

Edebiyat-Sosyal-1 CABDECBEdaB debDA DC EB eBEC AEBeDebBA E

Cevap Anahtarı A CABDECBEAEBACBEDAEDCBEBDDBECCAEBDDDABABE

Sosyal-2 eeBe EDA Cb AC          DC            CA

Cevap Anahtarı A BABDCEDABCADACEDBADCCDDADCBABCCAEDBCEBCA

Matematik D            A    DC                    

Cevap Anahtarı A DCBAACACEDCADADCCCDCEDBACECDACCEDDCDDEEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
MAKALE 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 3 2 0 67
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 3 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 1 0 50
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 1 0 50
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 2 0 67
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 0 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 9 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 5 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 10 1 0 10
Dairenin Çevresi ve Alanı 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DURAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 160,058 179,440 6 11 69 412 798

SAY 175,276 232,900 6 11 69 412 1126

EA 151,717 204,090 6 11 69 411 1116

Katılımlar: 6 11 69 412 1185

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,63 54

TYT Sosyal 20 9 5 7,35 37

TYT Matematik 40 12 4 11,21 28

TYT Fen 20 6 3 4,70 24

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 2,62 3,30 1,25

Edebiyat 18 0 3 -0,75 -4 3,83 5,23 1,57

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,92 2,41 0,81

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,21 1,23 0,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 4 -1,00 -3 9,58 12,16 4,08

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,62 0,43 0,29

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 1,08 0,77 0,59

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,33 0,18 0,25

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,02 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,79 0,52 0,46

Sosyal-2 40 1 3 0,25 1 2,79 1,89 1,79

Matematik-2 40 0 5 -1,25 -3 11,62 9,41 12,17

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 2,67 1,68 2,14

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,33 0,95 2,29

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,88 3,11 1,96

Fen Bilimleri 40 0 4 -1,00 -3 6,88 5,75 6,39

Toplam: 280 52 39 41,89 15 75,76 74,09 68,51

Edebiyat-Sosyal-1   d      b      c     e                 

Cevap Anahtarı A CABDECBEAEBACBEDAEDCBEBDDBECCAEBDDDABABE

Sosyal-2           b     d                  C   c

Cevap Anahtarı A BABDCEDABCADACEDBADCCDDADCBABCCAEDBCEBCA

Matematik    b    d  b    b   c                   

Cevap Anahtarı A DCBAACACEDCADADCCCDCEDBACECDACCEDDCDDEEB

Fen Bilimleri   c      c   e                        d 

Cevap Anahtarı A ADDBBDABCABACBEBABCAADAECEBEBDDABEDCADEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
MAKALE 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 3 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 3 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 9 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 5 0 1 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 10 0 3 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZDEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,676 179,440 4 8 11 104 332

SAY 261,596 232,900 2 2 43 167 345

EA 234,162 204,090 4 6 24 115 236

Katılımlar: 6 11 69 412 1185

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,63 54

TYT Sosyal 20 9 5 7,35 37

TYT Matematik 40 12 4 11,21 28

TYT Fen 20 6 3 4,70 24

Türkçe 6 4 0 4,00 67 2,62 3,30 1,25

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 3,83 5,23 1,57

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,92 2,41 0,81

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,21 1,23 0,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 0 6,00 15 9,58 12,16 4,08

Matematik-2 40 21 2 20,50 51 11,62 9,41 12,17

Fizik 14 3 3 2,25 16 2,67 1,68 2,14

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,33 0,95 2,29

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 2,88 3,11 1,96

Fen Bilimleri 40 9 5 7,75 19 6,88 5,75 6,39

Toplam: 280 87 30 79,14 28 75,76 74,09 68,51

Edebiyat-Sosyal-1 CABD          E A                       

Cevap Anahtarı A CABDECBEAEBACBEDAEDCBEBDDBECCAEBDDDABABE

Matematik D BAAC CEDCADA dC D EDcAC C  C     D    

Cevap Anahtarı A DCBAACACEDCADADCCCDCEDBACECDACCEDDCDDEEB

Fen Bilimleri ADD  ccd       B Bb              bDC D E

Cevap Anahtarı A ADDBBDABCABACBEBABCAADAECEBEBDDABEDCADEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
MAKALE 1 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 3 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 3 0 75
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 2 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 9 4 2 44
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 5 4 0 80
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 10 5 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Çözünürlük 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 2 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 2 1 0 50
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 0 0
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemdeki organları ve görevlerini tanır. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 6. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN Ö Z*RDİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 250,716 179,440 2 3 3 14 80

SAY 189,896 232,900 5 10 68 382 900

EA 258,034 204,090 1 1 3 28 63

Katılımlar: 6 11 69 412 1185

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,63 54

TYT Sosyal 20 9 5 7,35 37

TYT Matematik 40 12 4 11,21 28

TYT Fen 20 6 3 4,70 24

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,62 3,30 1,25

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 3,83 5,23 1,57

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,92 2,41 0,81

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,21 1,23 0,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 29,00 73 9,58 12,16 4,08

Matematik-2 40 4 4 3,00 8 11,62 9,41 12,17

Toplam: 280 86 35 76,89 27 75,76 74,09 68,51

Edebiyat-Sosyal-1 BCDACEEBBcAEEBaEDDeECBaBcEeAaC EDDAeAEBB

Cevap Anahtarı B BCDACEEBBAAEEBCEDDAECBDBBEDABCCEDDADAEBB

Matematik  d     C      C     A  d  a        C  c 

Cevap Anahtarı B CADBCAACDACEADCDDCCCAEDBEDCCACECDDDCEBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
MAKALE 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 3 3 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 3 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 2 1 0 50
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 9 2 2 22
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 5 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 10 1 1 10
Dairenin Çevresi ve Alanı 5 0 0 0
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İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
TANER SARITAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 162,496 179,440 5 9 15 331 656

SAY 347,941 232,900 1 1 6 25 37

EA 254,242 204,090 2 2 5 46 84

Katılımlar: 6 11 69 412 1185

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,63 54

TYT Sosyal 20 9 5 7,35 37

TYT Matematik 40 12 4 11,21 28

TYT Fen 20 6 3 4,70 24

Matematik-2 40 35 2 34,50 86 11,62 9,41 12,17

Fizik 14 12 1 11,75 84 2,67 1,68 2,14

Kimya 13 7 3 6,25 48 1,33 0,95 2,29

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 2,88 3,11 1,96

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 6,88 5,75 6,39

Toplam: 280 113 33 104,39 37 75,76 74,09 68,51

Matematik CADBCAACDACEAeCDDC  AEDBEDCCACECD bCEBDE

Cevap Anahtarı B CADBCAACDACEADCDDCCCAEDBEDCCACECDDDCEBDE

Fen Bilimleri DDABcB ABCABBCBAcB bEADd B BDa DeBEEdCDb

Cevap Anahtarı B DDABABDABCABBCBAEBACEADAEBCBDEDDABEEECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 4 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 4 4 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 9 8 1 89
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 5 4 0 80
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 10 7 1 70
Dairenin Çevresi ve Alanı 5 5 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 2 1 1 50
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Kalbin çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 2 1 0 50
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemdeki organları ve görevlerini tanır. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
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