
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ ATLAS ETÜT MERKEZİ Vip 3464712051 TYT Deneme-5 4089 1790 848 13

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 21.98 11.91 19.01 10.79 4.56 9.65 10.93 3.52 10.05 5.59 3.33 4.76 49.29 23.31 43.46 238.104

İl Ortalaması 22.34 11.22 19.53 10.87 4.27 9.81 10.18 3.24 9.37 5.45 3.29 4.63 48.84 22.02 43.34 237.256
Okul Ortalaması 18.77 7.92 16.79 9.69 3.31 8.87 7.38 3.38 6.54 2.69 1.69 2.27 38.54 16.31 34.46 207.021

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - TANER SARITAŞ 11 / 0 29 9 26.75 12 7 10.25 21 4 20.00 10 3 9.25 72.00 23.00 66.25 316.935 886 355 228 1
2 0 - POYRAZ ÖZDEN 0 / 0 29 2 28.50 7 3 6.25 13 1 12.75 6 0 6.00 55.00 6.00 53.50 271.998 1388 542 343 2
3 0 - YAREN BURAK 11 / 0 20 20 15.00 12 8 10.00 13 7 11.25 4 5 2.75 49.00 40.00 39.00 224.048 2121 885 480 3
4 0 - NİSAN ODABAŞI 11 / 0 28 9 25.75 11 3 10.25 5 7 3.25 0 0 0.00 44.00 19.00 39.25 219.203 2187 917 493 4
5 0 - ECE BEYHAN 0 / 0 28 6 26.50 14 5 12.75 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 11.00 39.25 217.043 2230 938 501 5
6 0 - ENES BARUT 11 / 0 21 15 17.25 15 2 14.50 3 1 2.75 4 5 2.75 43.00 23.00 37.25 213.127 2301 981 517 6
7 0 - ALİ ÇINAR ÇAKIR 11 / B 12 7 10.25 12 4 11.00 13 2 12.50 1 2 0.50 38.00 15.00 34.25 208.960 2375 1017 533 7
8 0 - ZEYNEP ÖZCA N 0 / 0 26 11 23.25 14 5 12.75 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 16.00 36.00 206.838 2409 1034 539 8
9 0 - EMRE NAS 0 / 0 15 2 14.50 12 2 11.50 4 3 3.25 1 1 0.75 32.00 8.00 30.00 190.283 2710 1206 617 9

10 0 - KEREM ÇETİN 0 / 0 17 9 14.75 9 2 8.50 3 0 3.00 3 1 2.75 32.00 12.00 29.00 188.028 2753 1232 628 10
11 0 - DENİZ ÖZDEN 0 / 0 11 9 8.75 8 0 8.00 8 2 7.50 3 0 3.00 30.00 11.00 27.25 185.285 2809 1265 641 11
12 0 - KAAN DURAN 11 / 0 8 4 7.00 0 2 -0.50 8 3 7.25 2 2 1.50 18.00 11.00 15.25 147.870 3348 1537 755 12
13 116 - EREN COŞKUN 11 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 5 14 1.50 1 3 0.25 6.00 17.00 1.75 101.653 3817 1739 834 13


