
SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,673 265,870 3 8 60 60 817

Katılımlar: 3 10 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 11,17 15,38 19,54

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,75 1,02 1,50

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,25 2,30 2,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,75 2,35 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,00 2,92 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 8,75 8,60 9,41

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,92 3,90 8,79

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 0,10 1,07

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 3,25 4,00 9,86

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,58 1,32 1,11

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,08 1,90 1,52

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 1,20 0,83

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 4,67 4,42 3,47

Toplam: 120 27 10 24,50 20 27,83 32,40 42,28

TYT Türkçe CaBE bbC B DDd BDBCcDDEdbBD           b 

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal   E                      

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik  A    E          b   B                 B

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen   A  E   CaDE D     

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE NAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,356 265,870 1 5 56 56 724

Katılımlar: 3 10 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 3 7,25 18 11,17 15,38 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,02 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,30 2,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,75 2,35 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 2,92 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,75 8,60 9,41

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 2,92 3,90 8,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,10 1,07

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 3,25 4,00 9,86

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,58 1,32 1,11

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,08 1,90 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,00 1,20 0,83

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,67 4,42 3,47

Toplam: 120 34 16 30,00 25 27,83 32,40 42,28

TYT Türkçe CCCaBE   e B DbA                        

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACDecCAdBC BcCDDADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik C  AEB   a  ED  b Ccd                   

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEeBbeed     D      

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,927 265,870 2 6 57 57 740

Katılımlar: 3 10 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 11,17 15,38 19,54

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,02 1,50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,25 2,30 2,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,75 2,35 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 2,92 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,75 8,60 9,41

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,58 1,32 1,11

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,08 1,90 1,52

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,00 1,20 0,83

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 4,67 4,42 3,47

Toplam: 120 34 20 29,00 24 27,83 32,40 42,28

TYT Türkçe eCCaBb        DddBDaCBDDbCbBcCEaDcAeee b

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACb  C A CeBECeDAD D     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Fen e     DdE  C D D  E 

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Gıdalar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratlar 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BARUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,484 265,870 4 7 58 58 756

Katılımlar: 5 10 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 20,45 15,38 19,54

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,00 1,02 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,00 2,30 2,09

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,15 2,35 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,05 2,92 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,20 8,60 9,41

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 5,45 3,90 8,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,10 1,07

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 5,50 4,00 9,86

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,10 1,32 1,11

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,20 1,90 1,52

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,75 1,20 0,83

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 5,05 4,42 3,47

Toplam: 120 35 26 28,50 24 41,20 32,40 42,28

TYT Türkçe eCbDBE bca B DbAEBDBdBDDcbbBcaECDAAbcebA

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal cbDedC dBCABECD AeBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik     b                     e             

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen   b    d     D     B

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZDEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,222 265,870 2 2 47 47 490

Katılımlar: 5 10 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 5 20,75 52 20,45 15,38 19,54

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,00 1,02 1,50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 2,30 2,09

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,15 2,35 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,05 2,92 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 10,20 8,60 9,41

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 5,45 3,90 8,79

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,05 0,10 1,07

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 5,50 4,00 9,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,10 1,32 1,11

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,20 1,90 1,52

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,75 1,20 0,83

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 5,05 4,42 3,47

Toplam: 120 46 12 43,00 36 41,20 32,40 42,28

TYT Türkçe CCCbBE   C B DD dBDBCBD EbAecCECDA      

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal     dC A C B  D          

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik  E AEB  BB   D b  C   C       Bd        

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen BEeab DE  aCCD  D  B

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ÖZVERDİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,552 265,870 3 3 50 50 611

Katılımlar: 5 10 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,45 15,38 19,54

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,00 1,02 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,00 2,30 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,15 2,35 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,05 2,92 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,20 8,60 9,41

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 5,45 3,90 8,79

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,05 0,10 1,07

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 5,50 4,00 9,86

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,10 1,32 1,11

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,20 1,90 1,52

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,75 1,20 0,83

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 5,05 4,42 3,47

Toplam: 120 42 25 35,75 30 41,20 32,40 42,28

TYT Türkçe CCCDBcDbACcBAaadEBDBbBDDECABeCECDAAaeAbb

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal eCbecCbABCeBECDbAeBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik  a                  d             b     

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

TYT Fen e      d     D     B

Cevap Anahtarı A BEDBADDEEBBCCDADDCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
TANER SARITAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,337 265,870 1 1 13 13 72

Katılımlar: 5 10 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 20,45 15,38 19,54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,00 1,02 1,50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,00 2,30 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,15 2,35 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 2,92 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,20 8,60 9,41

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 5,45 3,90 8,79

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,05 0,10 1,07

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 5,50 4,00 9,86

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,10 1,32 1,11

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,20 1,90 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,75 1,20 0,83

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 5,05 4,42 3,47

Toplam: 120 80 17 75,75 63 41,20 32,40 42,28

TYT Türkçe CDBEDA CEB DbAEBDBbBDDECABDCECDAcCD   AC

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal DccACA aC ECDBeDBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik DdbBDAEC  aD DECCcCaCcCEBB  BB  a       

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen bBA  EBcBCCDEEDCEeDA

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZCAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,234 265,870 5 9 62 62 844

Katılımlar: 5 10 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 7 8,25 21 20,45 15,38 19,54

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,00 1,02 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,00 2,30 2,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,15 2,35 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 2,92 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,20 8,60 9,41

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 5,45 3,90 8,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,10 1,07

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 5,50 4,00 9,86

Toplam: 120 26 12 23,00 19 41,20 32,40 42,28

TYT Türkçe eCCDBb eAdb  cDA B    D         bA      

Cevap Anahtarı A CCCDBEDAACEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADA

TYT Sosyal ACD cCeABCeBcCaDADBD     

Cevap Anahtarı A ACDBECAABCABECDDADBDAADAA

TYT Matematik  E                           C          

Cevap Anahtarı A CEDAEBDABBCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DUR N 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 158,187 265,870 1 10 63 63 1007

Katılımlar: 1 10 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 8 2,00 5 2,00 15,38 19,54

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 2,25 3,90 8,79

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 0,10 1,07

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 2,00 4,00 9,86

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 1,32 1,11

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,90 1,52

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,20 0,83

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,50 4,42 3,47

Toplam: 120 9 18 4,50 4 4,50 32,40 42,28

TYT Türkçe CD    ae    ae B d d b C d              

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Matematik   E    CC   c  b  d  ce B c c b         

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen       B d        e  

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Gıdalar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratlar 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SINAVA MERHABA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
EREN COŞKUN 116 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,538 265,870 1 4 55 55 723

Katılımlar: 1 10 63 63 1048

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 16,00 15,38 19,54

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,02 1,50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,30 2,09

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,35 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 2,92 3,37

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,75 8,60 9,41

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,75 3,90 8,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,10 1,07

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 0,75 4,00 9,86

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,00 1,32 1,11

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,00 1,90 1,52

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,50 1,20 0,83

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 4,50 4,42 3,47

Toplam: 120 38 32 30,00 25 30,00 32,40 42,28

TYT Türkçe CbBca CaEBAaDAEBcBCBDDadbBebECaA        

Cevap Anahtarı B CDBEDACCEBADDAEBDBCBDDECABDCECDAACDADAAC

TYT Sosyal      AdeCbECeBeDBDAD     

Cevap Anahtarı B DBEACABCCAECDBADBDADDAAAA

TYT Matematik   c  d      B d  ce         B           

Cevap Anahtarı B DAEBDAECCDEDBDECCECECBCEBBDCBBACECABBEBB

TYT Fen cBAeeEeccaCDEaDd e  

Cevap Anahtarı B DBADDEBBBCCDEEDCEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
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