
SONUÇ BELGESİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BEYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 193,326 157,290 2 7 9 9 738

Katılımlar: 4 12 73 73 1566

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 6 15,50 65 7,50 9,15 6,90

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,94 2,44 1,73

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,88 1,90 1,57

TYT Türkçe 40 26 13 22,75 57 9,31 13,48 10,21

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 3,00 3,48 7,39

Toplam: 160 27 13 23,75 15 14,19 22,31 30,87

TYT Türkçe EBCDABccEADCDCbdDcAEAaE BdcaaCDdBABDBecA

Cevap Anahtarı B EBCDABDBEADCDCCBDBAEACEABCEEDCDABABDBBAA

TYT Matematik       B                                 

Cevap Anahtarı B EABDBDBDBBDBADEADADCACCBABDCBCBCCBDBCDEA
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Dünya Edebiyatında Tiyatro 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 4 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 6 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE NAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 4 12 73 73 1566

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 5 3 4,25 11 3,00 3,48 7,39

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,12 0,19 1,72

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,06 0,27 1,47

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,06 1,58 2,64

TYT Fen 40 3 9 0,75 2 1,88 2,04 5,83

Toplam: 160 8 12 5,00 3 14,19 22,31 30,87

TYT Matematik B     B BDB  c  c       e               

Cevap Anahtarı A BBDDEABDBDBDADCBADEAABDBCCBCACCDEABCCBDB

TYT Fen     e e               a     Adc Cc acE b

Cevap Anahtarı A BDBABADCEACEADEEAADCDACBCBCCABAACEDBDEBC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 4 0 2 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 6 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.2 0 1 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.2 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Manyetik alan içerisinde akım taşıyan dikdörtgen tel çerçeveye etki eden kuvvetlerin döndürme etkisini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
EREN COŞKUN 116   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 203,908 157,290 1 4 6 6 597

Katılımlar: 4 12 73 73 1566

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 2 14,50 60 7,50 9,15 6,90

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,94 2,44 1,73

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,88 1,90 1,57

TYT Türkçe 40 15 2 14,50 36 9,31 13,48 10,21

Matematik-2 40 8 5 6,75 17 3,00 3,48 7,39

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,12 0,19 1,72

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 0,27 1,47

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 2,06 1,58 2,64

TYT Fen 40 8 5 6,75 17 1,88 2,04 5,83

Toplam: 160 31 12 28,00 18 14,19 22,31 30,87

TYT Türkçe CDA EBDCDC DBEAa    b CE                

Cevap Anahtarı A CDABEBDCDCCDBEABAEABDACEEDCBCEBADABBAABD

TYT Matematik BBc    a aac D B       BCCB             

Cevap Anahtarı A BBDDEABDBDBDADCBADEAABDBCCBCACCDEABCCBDB

TYT Fen                            dAcAcaEDBcEBC

Cevap Anahtarı A BDBABADCEACEADEEAADCDACBCBCCABAACEDBDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Makale 1 0 0 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Dünya Edebiyatında Tiyatro 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 3 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 4 2 0 50
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 6 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.2 0 0 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.2 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Manyetik alan içerisinde akım taşıyan dikdörtgen tel çerçeveye etki eden kuvvetlerin döndürme etkisini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 4 12 73 73 1566

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 160 0 0 0,00 0 14,19 22,31 30,87

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 203,739 157,290 4 5 7 7 603

Katılımlar: 8 12 73 73 1566

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 1 1 0,75 3 9,97 9,15 6,90

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,19 2,44 1,73

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,41 1,90 1,57

TYT Türkçe 40 1 1 0,75 2 15,56 13,48 10,21

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 1,97 1,31 2,46

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 3,00 2,00 2,11

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,57

Felsefe Grubu 9 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,38

TYT Sosyal 40 4 0 4,00 10 4,97 3,31 7,44

Matematik-2 40 10 2 9,50 24 3,72 3,48 7,39

Fizik 14 4 0 4,00 29 0,34 0,19 1,72

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,44 0,27 1,47

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 1,34 1,58 2,64

TYT Fen 40 13 0 13,00 33 2,12 2,04 5,83

Toplam: 160 28 3 27,25 17 26,38 22,31 30,87

TYT Türkçe    Dc                                   

Cevap Anahtarı B EBCDABDBEADCDCCBDBAEACEABCEEDCDABABDBBAA

TYT Sosyal          AB   BD                        

Cevap Anahtarı B ECEDBAABCABBAEBDDEBCCABECCDACECABDEAADCB

TYT Matematik   B   B            CACCcAB CaC          

Cevap Anahtarı B EABDBDBDBBDBADEADADCACCBABDCBCBCCBDBCDEA

TYT Fen B   B     A  A  E           DEB A AA E B

Cevap Anahtarı B BADCBDBACEADEADCEEAACBCACBDBDEBCACAACEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Makale 1 0 0 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 0 0 0
Dünya Edebiyatında Tiyatro 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.2 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 3 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 2 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 2 0 0 0
Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 0 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 4 1 0 25
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 1 1 25
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 2 2 0 100
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 1 1 50
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 1 0 33
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 6 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BARUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,407 157,290 1 1 1 1 280

Katılımlar: 8 12 73 73 1566

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 2 18,50 77 9,97 9,15 6,90

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 3,19 2,44 1,73

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,41 1,90 1,57

TYT Türkçe 40 32 4 31,00 78 15,56 13,48 10,21

Tarih-2 11 5 0 5,00 45 1,97 1,31 2,46

Coğrafya-2 11 6 1 5,75 52 3,00 2,00 2,11

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,57

Felsefe Grubu 9 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,38

TYT Sosyal 40 11 1 10,75 27 4,97 3,31 7,44

Matematik-2 40 0 3 -0,75 -2 3,72 3,48 7,39

Toplam: 160 43 8 41,00 26 26,38 22,31 30,87

TYT Türkçe EBCDABDdEADCD C eBAEA EABCEEDCDABABcB cA

Cevap Anahtarı B EBCDABDBEADCDCCBDBAEACEABCEEDCDABABDBBAA

TYT Sosyal       ABCAB A BD E CdA                  

Cevap Anahtarı B ECEDBAABCABBAEBDDEBCCABECCDACECABDEAADCB

TYT Matematik       c                           ae    

Cevap Anahtarı B EABDBDBDBBDBADEADADCACCBABDCBCBCCBDBCDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Makale 1 1 0 100
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Dünya Edebiyatında Tiyatro 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 3 0 75
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.2 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 2 1 0 50
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 2 0 0 0
Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 4 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 6 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN  ATMAZER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 142,713 157,290 7 9 11 11 1170

Katılımlar: 8 12 73 73 1566

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 10 3,50 15 9,97 9,15 6,90

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,19 2,44 1,73

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,41 1,90 1,57

TYT Türkçe 40 6 10 3,50 9 15,56 13,48 10,21

Matematik-2 40 1 6 -0,50 -1 3,72 3,48 7,39

Fizik 14 0 9 -2,25 -16 0,34 0,19 1,72

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,44 0,27 1,47

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,34 1,58 2,64

TYT Fen 40 0 10 -2,50 -6 2,12 2,04 5,83

Toplam: 160 7 26 0,50 0 26,38 22,31 30,87

TYT Türkçe CDAda adbaC d A d A  d b                

Cevap Anahtarı A CDABEBDCDCCDBEABAEABDACEEDCBCEBADABBAABD

TYT Matematik  c b  a d B e a                         

Cevap Anahtarı A BBDDEABDBDBDADCBADEAABDBCCBCACCDEABCCBDB

TYT Fen  b da ebada d a                         

Cevap Anahtarı A BDBABADCEACEADEEAADCDACBCBCCABAACEDBDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Makale 1 1 0 100
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Dünya Edebiyatında Tiyatro 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 4 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 6 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.2 0 2 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.2 0 2 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Manyetik alan içerisinde akım taşıyan dikdörtgen tel çerçeveye etki eden kuvvetlerin döndürme etkisini açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 0 0
Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN ODABAŞI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,778 157,290 2 2 2 2 306

Katılımlar: 8 12 73 73 1566

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 7 13,25 55 9,97 9,15 6,90

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,19 2,44 1,73

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,41 1,90 1,57

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58 15,56 13,48 10,21

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 1,97 1,31 2,46

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 3,00 2,00 2,11

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,57

Felsefe Grubu 9 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,38

TYT Sosyal 40 16 1 15,75 39 4,97 3,31 7,44

Matematik-2 40 2 6 0,50 1 3,72 3,48 7,39

Toplam: 160 44 18 39,50 25 26,38 22,31 30,87

TYT Türkçe CcdBEBcCe bDdEABAEd DACEEedBCcBA dBBAABD

Cevap Anahtarı A CDABEBDCDCCDBEABAEABDACEEDCBCEBADABBAABD

TYT Sosyal  ABCAB  E BDDE CBACAbB                  

Cevap Anahtarı A AABCABECEDBDDEBCBACAEBCCDABECABDCEADCBEA

TYT Matematik Be    c  c    a          Ce  d          

Cevap Anahtarı A BBDDEABDBDBDADCBADEAABDBCCBCACCDEABCCBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Makale 1 0 1 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Dünya Edebiyatında Tiyatro 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 3 0 75
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.2 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 3 2 0 67
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 2 2 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 2 0 0 0
Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 4 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 6 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZDEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 12 73 73 1566

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 18 2 17,50 44 3,72 3,48 7,39

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,34 0,19 1,72

Kimya 13 3 1 2,75 21 0,44 0,27 1,47

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 1,34 1,58 2,64

TYT Fen 40 7 2 6,50 16 2,12 2,04 5,83

Toplam: 160 25 4 24,00 15 26,38 22,31 30,87

TYT Matematik BB aEABD DB  DbBA      BC   ACC E  C    

Cevap Anahtarı A BBDDEABDBDBDADCBADEAABDBCCBCACCDEABCCBDB

TYT Fen B             E A      aC   A     aB  B 

Cevap Anahtarı A BDBABADCEACEADEEAADCDACBCBCCABAACEDBDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 2 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 4 3 1 75
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 2 0 67
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 6 2 0 33
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.2 0 0 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.2 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Manyetik alan içerisinde akım taşıyan dikdörtgen tel çerçeveye etki eden kuvvetlerin döndürme etkisini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 0 0
Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin sistemin kontrolünü açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ÖZVERDİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,649 157,290 3 3 5 5 523

Katılımlar: 8 12 73 73 1566

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 9,97 9,15 6,90

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 3,19 2,44 1,73

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,41 1,90 1,57

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72 15,56 13,48 10,21

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 3,72 3,48 7,39

Toplam: 160 34 11 31,25 20 26,38 22,31 30,87

TYT Türkçe CDABEBDCDCdcdEAcAbAdDAeEbDCBCEBADABeAABD

Cevap Anahtarı A CDABEBDCDCCDBEABAEABDACEEDCBCEBADABBAABD

TYT Matematik       B  cB               B           a 

Cevap Anahtarı A BBDDEABDBDBDADCBADEAABDBCCBCACCDEABCCBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Dünya Edebiyatında Tiyatro 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 2 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 0 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 4 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 6 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ATLAS EĞİTİM KURUMLARI

Öğrenci Numara Sınıf
TURHAN DENİZ MERC 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,126 157,290 5 6 8 8 721

Katılımlar: 8 12 73 73 1566

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 4 13,00 54 9,97 9,15 6,90

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 3,19 2,44 1,73

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,41 1,90 1,57

TYT Türkçe 40 17 10 14,50 36 15,56 13,48 10,21

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 1,97 1,31 2,46

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 3,00 2,00 2,11

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,57

Felsefe Grubu 9 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,38

TYT Sosyal 40 10 3 9,25 23 4,97 3,31 7,44

Toplam: 160 27 13 23,75 15 26,38 22,31 30,87

TYT Türkçe CDABEBa bCC B Ae  A DeCEaaaa      BBeA e

Cevap Anahtarı A CDABEBDCDCCDBEABAEABDACEEDCBCEBADABBAABD

TYT Sosyal   Ba  E    DDE CBAdAdB                  

Cevap Anahtarı A AABCABECEDBDDEBCBACAEBCCDABECABDCEADCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Makale 1 1 0 100
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Dünya Edebiyatında Tiyatro 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 4 1 1 25
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.2 1 0 50
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 3 1 1 33
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 2 2 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 2 0 0 0
Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZCAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 193,326 157,290 6 7 9 9 738

Katılımlar: 8 12 73 73 1566

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 6 15,50 65 9,97 9,15 6,90

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,19 2,44 1,73

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,41 1,90 1,57

TYT Türkçe 40 26 13 22,75 57 15,56 13,48 10,21

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 3,72 3,48 7,39

Toplam: 160 27 13 23,75 15 26,38 22,31 30,87

TYT Türkçe EBCDeBDcEADCDCbdDcAEAaE BdcaaCDdBABDBecA

Cevap Anahtarı B EBCDABDBEADCDCCBDBAEACEABCEEDCDABABDBBAA

TYT Matematik       B                                 

Cevap Anahtarı B EABDBDBDBBDBADEADADCACCBABDCBCBCCBDBCDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Makale 1 0 1 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980 Arası) 1 1 0 100
Dünya Edebiyatında Tiyatro 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 2 1 1 50
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 4 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 6 0 0 0
Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
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